BANRISUL LICITACOES

De: BANRISUL LICITACOES

Enviado em: quinta-feira, 13 de setembro de 2018 08:52
Para: 'REINALDO RIBEIRO'

Assunto: RES: Infomacos

Prioridade: Alta

A

Reyber Adv

A/C Reinaldo Ribeiro

Prezados

Em relacdo ao seu questionamento, esclarecemos que, de acordo com o item 2.1.5.3 do Edital: Para as
Comprovagoes de Experiéncia, solicitadas no subitem 2.1.5.1.6, a licitante devera apresentar Atestado de
Capacidade Técnica, preferencialmente de acordo com o modelo sugerido no Anexo lll, atestando que
prestou/presta servigo objeto deste certame por periodo ininterrupto de no minimo 12 (doze) meses.
Caso o atestado que sua empresa possui atenda as exigéncias do Edital n°0000145/2018 sera aceito.

Atenciosamente,

Gerencia de LicitacGes e Compras
Unidade de Licitagdes e Compras

- & (51) 3025-5800 | E-mail: banrisul licitacoes@banrisul.com.br
Banrisul

De: REINALDO RIBEIRO <reyber.adv@hotmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 11:38

Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br>
Assunto: RE: Infomagds

Senhores, para o edital 0000145/2018 - Cobranca Extrajudicial para todo Brasil.
Atenciosamente
Reinaldo Ribeiro

De: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL LICITACOES@banrisul.com.br>
Enviado: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 14:13

Para: 'REINALDO RIBEIRO'

Assunto: RES: Infomagds

Prezado,

Solicitamos favor indicar para qual processo licitatério se destina o seu questionamento.

Atenciosamente,



Gerencia de Licitagdes e Compras
Unidade de Licitagdes e Compras

- & (51) 3025-5800 | E-mail: banrisul licitacoes@banrisul.com.br
Banrisul

De: REINALDO RIBEIRO <reyber.adv@hotmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 11:10

Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL LICITACOES@banrisul.com.br>
Assunto: Infomagds

Att. Sr. Leiloeiro

Possuimos Atestado de Capacidade Técnica emitida para atender as exigéncia desta Banco no edital
passado.

Podemos usa-lo para este edital?

Ficamos no aguardo da resposta com urgéncia.

Atenciosamente

Reinaldo Ribeiro

Sécio Administrador

Tel. 27-31002861



